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Dispensation fra 
fortidsmindebeskyttelseslinje 
Til antennemast på Gniben _ 
Jeres rådgiver Kamtower Danmark A/S har 16. marts 2023 ansøgt om etablering af en ny 48 meter 
høj antennemast inkl. 3 driftsenheder i form af teknikkabinet/telekommunikationsenheder og 
belægning, på matr.nr. 14d Yderby By, Odden beliggende Gnibenvej 26, 4583 Sjællands Odde, som 
er ejet af Odsherred Kommune. Kommunen har givet jer råderet til at placere masten på 
kommunens ejendom. 

Det ansøgte ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen Rævhøj. 
Fortidsmindebeskyttelseslinjen fremgår af naturbeskyttelseslovens § 18 jf. lovbekendtgørelse nr. 
1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. Opsætning af master inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18. På bilag 1 ses 
det ansøgte i forhold til beskyttelseslinjen. 

Afgørelse 
Odsherred Kommune dispenserer jf. § 65 stk. 2 fra naturbeskyttelseslovens § 18 til den ansøgte 
antennemast, teknikskabe og belægning. Vilkår for dispensationen ses i næste afsnit. 

Dispensationen vedrører kun forholdet til fortidsmindebeskyttelseslinjen. Andre nødvendige 
tilladelser skal indhentes, inden arbejdet igangsættes. 

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev og dispensationen træder først i kraft, 
når klagefristen er udløbet. 

mailto:menni@odsherred.dk
mailto:natur@odsherred.dk
http://www.odsherred.dk/
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Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i 
sagen, før dispensationen kan udnyttes, jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven. 

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, 
stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.  

Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:  

 De tre teknikkabinetter skal holdes i samme neutrale farve, som skal være en mørk 
jordfarve eller grå. 

 Anlægget skal placeres udenfor det beskyttede overdrev som er kortlagt på matriklen. 
 Museum Vestsjælland, Oldvejen 25C, 4300 Holbæk, plan@vestmuseum.dk, skal kontaktes 

mindst 2 uger før arbejdet igangsættes, så museet har mulighed for at være til stede ved 
gravearbejdet.  

Forhold til andre myndigheder 
Foruden dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver antennemasten byggetilladelse og 
landzonetilladelse fra Odsherred Kommune. 

Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 15 strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har 
12. april 2023 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til antennemasten. Efter 
Kystdirektoratet har meddelt dispensation, er projektet tilrettet. Masten er flyttet ca. 20 meter 
mod sydøst, for at undgå at den påvirker de beskyttede naturarealer i området. Ansøger må afklare 
med Kystdirektoratet om tilretningen medfører at der skal meddeles en ny dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale, fx stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller 
potteskår o.l., ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme jf. 
museumslovens § 27 stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 
83.  

Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen 
underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal 
kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66. Konstateres akut eller større forurening uden for 
telefonens åbningstid, skal underretning ske til beredskabets vagtcentral på tlf. 44 22 71 12. 

Begrundelse 
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at den nuværende antennemast på 
forsvarets areal på Gniben ikke længere må anvendes til telekommunikation af sikkerhedsmæssige 
hensyn. At der skal opstilles en ny antennemast, inden udgangen af juli 2023 for at opretholde 
mobildækning på forsvarets arealer og i det tilstødende sommerhusområde. Kommunen har 
desuden lagt vægt på at der ikke er egnede alternative placeringer, som kan opfylde kravet til 
mobildækning i området. Kommunen har desuden lagt vægt på at projektet ikke vil påvirke Natura-
2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV væsentligt. Kommunen vurderer at 
der er tale om et særligt tilfælde der kan begrunde en dispensation. 

I kan finde en uddybende redegørelse for afgørelsen i bilag 2. 

mailto:plan@vestmuseum.dk
mailto:vand@odsherred.dk
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Klagevejledning 
Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I bilag 3 er 
der hjælp til at indsende klage. 

Hvis I ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. 

Annoncering 
Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside: 
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser  

Sagens videre forløb 
Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkommen til at kontakte Naturteamet på tlf. 59 66 60 39 
eller mail natur@odsherred.dk. I får kun besked herfra, hvis der modtages en klage over afgørelsen. 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Nyerup Nielsen 
Natursagsbehandler  
 
 

Kopi sendt til: 
1. Ansøger: Kamtower Danmark A/S, ran@kamtower.com, invoice@kamtower.com  
2. Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
3. Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk 
4. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
5. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk   
6. Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; kreds14@friluftsraadet.dk 
7. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk 
8. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk 
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk 
10. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk 
11. Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk  

  

http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser
mailto:natur@odsherred.dk
mailto:ran@kamtower.com
mailto:invoice@kamtower.com
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mailto:nora@tams.dk
mailto:natur@dof.dk
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mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@jaegerne.dk
mailto:post@kulturarvsforening.dk
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Bilag 1. Oversigtskort – placering af det ansøgte i forhold til 
fortidsmindebeskyttelseslinjen  
 

 
Figur 1. Luftfoto fra 2022 med mørkegrå markering af gravhøjen, lyserød markering af 
fortidsmindebeskyttelseslinjen og pink plet ved mastens placering. 
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Bilag 2. Redegørelse 
I henhold til militær sikkerhedsbestemmelse og ny Nato bestemmelse SDIP-92-2 er teleoperatørerne 
som p.t. anvender forsvarets mast på Gniben blevet opsagt af forsvaret, fordi antennepositionerne 
ikke overholder den krævede respektafstand på 100 m til forsvarets område. Når de nuværende 
antenner tages ned inden udgangen af juli 2023 vil mobil- og datadækning blive væsentligt 
forringet indtil der er etableret en ny antennemast i området. 
 
Ansøgningen berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 100 m 
fortidsmindebeskyttelseslinje i medfør af lovens § 18 stk. 1. Linjen måles fra foden af 
fortidsmindet. Linjen afgrænser det beskyttede areal omkring fredede fortidsminder1, som fx 
gravhøje. I dette område må der ikke ske tilstandsændringer. Der må bl.a. ikke etableres hegn, 
placeres campingvogne og lignende. Kommunen kan, jf. lovens § 65, stk. 2, i særlige tilfælde 
dispensere fra bestemmelsen i § 18 stk. 1. 
 
Fortidsmindet har fredningsnummer 27221 og er kaldet Rævhøj. 
Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside ”Fund&Fortidsminder” er det en rundhøj på ca. 6,5 x 
60 x 35 meter som er afgravet mod nordøst. 
 

 
Figur 2. Foto af Rævhøj fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

 
 
1 Museumsloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
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Figur 3. Foto af Rævhøj fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

I kan læse mere om fortidsmindet på 
https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/105441/.  
 
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som 
landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt 
indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i området, 
idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder. 
Slots- og Kulturstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at udtale sig og 
har oplyst, at den ansøgte placering ”er en af de mulige placeringer, som Slots- og Kulturstyrelsen 
tidl. har anerkendt, som en mulig placering. 
Det beskyttede fortidsminde er en gravhøj, der første gang er registreret i 1874. Arealet, der er 
valgt til placeringen af mobil erstatningsdækning på Odden, knytter sig til det etablerede 
parkeringsareal på modsatte siden af Gnibenvej inden for beskyttelseslinjen omkring gravhøjen, 
jf. NBL § 18. 
Behovet for erstatningsdækningen kommer af anden lovgivning og de drøftede placeringer, er 
begrundet i det særlige behov for mobil dækning i området. 
I forlængelse af dialogen, drøftelserne af de samlede hensyn og den særlige situation, har Slots- 
og Kulturstyrelsen forståelse for den valgte placering”. 
 

 
Figur 4. Oversigtsbillede med gravhøjen til venstre for vejen og kommunens parkeringsplads til højre for 
vejen. Indsendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

I har søgt om etablering af en 48 meter høj antennemast på støbt fundament med tilhørende 3 
teknikenheder som består af et kabinet og to telekommunikationsenheder samt flisebelægning ved 

https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/105441/
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de 3 enheder. Alle anlæg holdes inden for et areal på 8x8 meter. Teknikkabinetterne har en højde 
som ikke overskrider 3 meter over terræn. 
 
Antennemasten skal anvendes af 3 teleselskaber, TT-Netværket (Telia og Telenor), Hi3G og TDC 
NET. Mobilnettet er en del af 112-beredskabet, når borgere mv. i området har brug for hjælp. 
 
Der er valgt en gittermast på 48 m, da alle 4 teleoperatører skal indplaceres i masten og det 
kræver en vis højde for, at alle kan skabe den nødvendige dækning til forsvaret, 
sommerhusområdet, veje mv. 
 
I masten opsættes panelantenner med tilhørende radiotekniske komponenter, kabler mv. Der 
trækkes kabler fra antennerne i masten til udstyret på jorden og der føres el og transmission til 
antennepositionerne i masten. Ved mastefoden sættes teknikskabe/teknikkabine(r). 
 
 

 
Figur 5. Situationsplan fra ansøgningen. 
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Figur 6. Principskitse af antennemasten inkl. de 3 teknikenheder (fra ansøgningen). 
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Afstanden mellem fortidsmindets fod og nærmeste dele af anlægget er ca. 34 meter. 
 
Alternative placeringer 
Det er undersøgt om en højere mast på færgehavnen på Odden beliggende 2,9 km længere mod 
sydøst kan opfylde behovet for mobil- og datadækning på forsvarets område på Gniben og i den 
nordlige del af sommerhusområdet. 
 
En 60 meter høj mast er det højeste som TDC Net bygger som en selvbærende mast. En mast på 
færgehavnen på 60 meter er ikke tilstrækkelig til at skabe dækning på forsvarets areal på Gniben 
eller i den nordlige del af sommerhusområdet. Master over 60 meter bygges som bardunerede 
master, hvilket ikke er hensigtsmæssigt på færgehavnens område. Derudover vil en afstand fra 
færgehavnen til forsvarets anlæg på Gniben på knapt 4 km medfører at ikke kun signalstyrken men 
også kapaciteten bliver utilstrækkelig, eftersom frekvenser over 1 GHz ikke vil kunne anvendes. 
Det gælder uanset, hvor høj en mast, der bygges. 
 
Ansøger har været i dialog med sommerhusforeningen i det nærliggende sommerhusområde og der 
er ingen her, der ønsker masten placeret i det område. Ansøger vurderer desuden at der heller ikke 
er de store muligheder for det, da fundamentet til en 48 m gittermast kan fylde op til 10x10 meter, 
der skal holdes min 2 meter afstand til eksisterende bygninger for at undgå skader og 
sommerhusgrundene i dette område er relativt små og vanskelige at rejse en mast på. Derfor har 
ansøger valgt hele sommerhusområdet fra. 
 
Kommunen er enig med ansøger i at det er uhensigtsmæssigt at placere antennemasten i selve 
sommerhusområdet som er præget af forholdsvis små og bebyggede grunde, hvis areal, for de 
fleste af grundene, ikke overstiger 2.000 m2. Mange grunde er mellem 1.200 og 1.500 m2. Det 
betyder, at en ny høj antennemast (48 m) ikke kan indpasses i området, som vurderes at være tæt 
bebygget af et sommerhusområde af være. Området er udlagt til ferie- og fritidsformål i 
kommuneplanen. Der er ikke erhvervsbygninger eller større grunde i de tilgrænsende 
sommerhusområder, som kan anses at være egnede ved placering af en ny antennemast. Det 
vurderes, at placering af en ny høj antennemast i sommerhusområdet ikke umiddelbart er i 
overensstemmelse med kommuneplanen og det vil være meget svært at begrunde i en 
helhedsvurdering i forbindelse med byggetilladelse i forhold til bygningsreglement 2018. 
 
Der har været en indledende dialog mellem ansøger, Odsherred Kommune, Kystdirektoratet og 
Slots- og Kulturstyrelsen for at finde den mindst problematiske placering i området, da der i 
området både forekommer strandbeskyttelseslinje, et fortidsminde med en 
fortidsmindebeskyttelseslinje, væsentlige forekomster af beskyttede naturtyper og gode levesteder 
for bilag IV arten markfirben. 
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Figur 7. Ansøgers oprindelige 4 forslag til mulige placeringer af antennemasten. 

 
En placering uden for strandbeskyttelseslinjen i det åbne område på matr. 13d Yderby By, Odden er 
blevet fravalgt pga. områdets naturtilstand. Der er tale om et beskyttet hedeområde som af 
Odsherred kommune er vurderet til at være i god naturtilstand og med forekomst af markfirben. 
Heder er en sjælden naturtype på Sjælland og kun få naturområder i kommunen er vurderet til at 
have så høj naturværdi som dette naturområde. Denne placering er angivet som kandidat C på figur 
2. 
 
Nord for sommerhusområdet har 3 placeringer været undersøgt. To placeringer på en 
parkeringsplads på matr. 14d Yderby By, Odden og en placering på matr. 14e Yderby By, Odden. 
Den sydligste af de 3 placeringer (Kandidat B på figur 2) er blevet fravalgt pga. nabohensyn, da der 
kun er ca. 60 meter til det nærmeste sommerhus i sommerhusområdet. 
 
Placeringen på matr.nr. 14e er blevet fravalgt pga. afstanden til det beskyttede fortidsminde 
Rævhøj. Uden for det bebyggede område på ejendommen fremstår fortidsmindets omgivelser som 
et upåvirket landskab, hvor de arkæologiske lag kan forventes at være blevet bevaret. Denne 
placering er angivet som kandidat A på figur 2. 
 
Odsherred kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen vurderer at parkeringspladsen i den nordlige del 
af matr.nr. 14d til dels har ødelagt de arkæologiske lag i området omkring fortidsmindet. Der er 
desuden nedgravet en del kabler langs med den østlige side af Gnibenvej. Kommunen vurderer på 
denne baggrund af placeringen i den nordlige del af parkeringspladsen er den placering der samlet 
set tager mest hensyn til beskyttelsesbestemmelserne i området og samtidig tager hensyn til det 
nærliggende sommerhusområde. 
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Naturbeskyttelse 
Kommunen har i forbindelse med nærværende sag opdateret kortlægningen af beskyttet natur på 
kommunens parkeringsplads på matr. 14d Yderby By, Odden på baggrund af en besigtigelse i 
området den 12. april 2023. 
 
Ved besigtigelsen fremgik det at de centrale dele af det kortlagte overdrev på parkeringspladsen 
var stærkt påvirket af slitage. Store dele var vegetationsløst og de hyppigste arter på arealet var 
Almindelig Rajgræs og Almindelig Hundegræs. 
 
Den sydlige del af parkeringspladsen var tydeligt påvirket af næringsstoffer. Kan evt. skyldes 
næringsrigt jord som er kørt til området. I dette område var der meget Rejnfan, Draphavre, Rynket 
Rose og Almindelig Hundegræs. Der er desuden registreret Cikori, Rød Svingel, Vild Kørvel, Lancet-
Vejbred, Sølvpotentil, Burre-Snerre, Almindelig Hyld, Brombær, Kæmpe-Bjørneklo og en art af 
rose. 
 
Vegetationen både i den centrale del af parkeringspladsen og den sydlige del opfylder ikke 
kriterierne for et beskyttet overdrev. Arealerne er derfor taget ud af kortlægningen af det 
beskyttede overdrev. 
 
Bræmmen ud til Gnibenvej fremstår næringsfattig og er langt mindre påvirket af slitage end de 
centrale dele af parkeringspladsen. Bræmmen er delvist tilgroet af med Rynket Rose, Rejnfan og 
Rød Svinge, men indeholder fortsat et væsentlig naturindhold. Her blev der desuden registreret 
Vild Gulerod, Almindelig Knopurt, Stor Knopurt, Krybende Potentil, Rødknæ, Almindelig Kongepen, 
Håret Høgeurt, Kornet Stenbræk, Lancet-Vejbred, Almindelig Røllike, Almindelig Rajgræs, 
Almindelig Hundegræs, Knold-Ranunkel, Sølv-Potentil, Almindelig Pimpinelle, Høst-Borst, 
Slangehoved, Vild Kørvel, Hvid-Kløver, Have-Malurt, Kruset Skræppe og en art af kløver. 
 

 
Figur 8. Bræmme ud til Gnibenvej med overdrevsvegetation. I baggrunden på den anden side af vejen ses 
gravhøjen ”Rævhøj” til vestre i billedet henover krattet langs vejen. 
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Figur 9. I forgrunden ses området som er stærkt påvirket af slitage og som derfor ikke lever op til kriterierne 
for et beskyttet overdrev. 
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Figur 10. Luftfoto fra 2022 med den opdaterede afgrænsning af det beskyttede overdrev. 

 
Kommunen vurderer at en placering af den ansøgte antennemast øst for Gnibenvej påvirker de 
arkæologiske lag i området mindre end en placering på den vestlige side af Gnibenvej, fordi vi 
vurderer at de arkæologiske lag allerede er påvirket en del af parkeringspladsen og nedlagte kabler 
langs med Gnibenvej. 
 
Landskabeligt vurderer kommunen, at den ansøgte antennemast vil påvirke oplevelsen af 
gravhøjen, fordi masten har en betydelig højde og den placeres ca. 34 meter fra fortidsmindets 
fod. Oplevelsen af gravhøjen er dog allerede påvirket en del af bygningerne på Søllerødlejren, som 
ligger helt op ad gravhøjen på gravhøjens afgravede side mod nord. Mastens placering på den 
modsatte side af Gnibenvej medfører også at det kun er fra parkeringspladsens areal, at man vil 
opleve masten som placeret direkte foran gravhøjen. Den ansøgte placering på kommunens 
parkeringsplads vurderes som en mindre påvirkning af landskabet end en placering vest for vejen i 
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det mere naturlige landskab, fordi parkeringspladsen fremstår som et i forvejen påvirket areal pga. 
aktiviteterne på parkeringspladsen.   
 
Kommunen har for at begrænse mastens landskabelige påvirkning stillet vilkår om at 
teknikenhederne for foden af masten skal have samme farve og at farven skal være neutral i mørke 
jordfarver eller toner af grå.  
 
Natura 2000 og Bilag IV-arter 
Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 
2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke ligger i en 
afstand af mere end 4,5 km mod sydøst. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke dette eller andre Natura 2000-
område væsentligt. 
 
Miljøstyrelsen har i 8. august 2009 registreret 9 markfirben i græsningsfolden i den sydlige del af 
matr.nr. 14d Yderby By, Odden. Arten er genfundet af Miljøstyrelsen den 15. september 2015. hvor 
de har registreret 4 individer. Ved Miljøstyrelsens overvågning af bilagsarter den 8. september 2021 
blev der igen fundet 8 individer af markfirben i græsningsfolden. Kommunen vurderer at 
markfirbenene i området kan anvende parkeringspladsen i den nordlige ende af matriklen som 
rasteområde, men anser græsningsfolden og den lave kystskrænt som artens primære levested. 
Jorden på selve parkeringspladsen er kørt så fast at området ikke er egnet som yngleområde for 
arten. Selv om markfirben vurderes i perioder at anvende parkeringspladsen som rasteområde er 
det kommunens vurdering at det ansøgte projekt ikke vil påvirke arten væsentligt, da der er tale 
om en meget begrænset reduktion i arealet af en mindre velegnet del af deres potentielle 
rasteområde. I et vandhul ca. 240 meter mod nordvest er der registreret både stor vandsalamander 
og spidssnudet frø. Begge arter yngler i småsøer. Spidssnudet frø raster i fugtige enge og moser i 
tilknytning til deres yngleområder og stor vandsalamander raster i moseområder og krat i 
tilknytning til deres yngleområder. Det er ikke sandsynligt at de to paddearter anvender 
projektområdet som en del af deres levested, da det er et tørt areal omgivet af overdrevsarealer. 
Det kan derfor udelukkes at projektet vil påvirke de to paddearter. Det er sandsynligt at der i 
området forekommer flagermus. I projektområdet er der dog ingen træer eller bygninger med 
huller, så selve projektområdet er ikke yngle- eller rasteområde for flagermus. Kommunen vurderer 
at det kan udelukkes at der i projektområdet er levesteder for andre arter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV end markfirben. 
 
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at den nuværende antennemast på 
forsvarets areal på Gniben ikke længere må anvendes til telekommunikation af sikkerhedsmæssige 
hensyn. At der skal opstilles en ny antennemast, inden udgangen af juli 2023 for at opretholde 
mobildækning på forsvarets arealer og i det tilstødende sommerhusområde. Kommunen har 
desuden lagt vægt på at der efter kommunens vurdering ikke er en alternativ placering som er 
bedre egnet og som samtidig opfylde kravet til mobildækning i området. Kommunen har desuden 
lagt vægt på at projektet ikke vil påvirke Natura-2000 områder eller arter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV væsentligt. Kommunen vurderer at der er tale om et særligt tilfælde der 
kan begrunde en dispensation. 
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Bilag 3. Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.  

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.   

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. 
Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 
et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved 
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. 
Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, 
problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en 
anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg 
eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede 
er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af 
klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.  

Klageberettigede: 
 Adressaten for afgørelsen 
 Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
 Offentlige myndigheder 
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nh@naevneneshus.dk

